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NIVERSIDADE . .
"%ﬁ; EEDERAREDocEARA Ana Graziela Alves <ana.graziela@ufc.br>

Re: URGENTE Pagamento Contratos BDS - UFC

Amanda Luisa Cintra Costa <A100711@unopar.br> 23 de novembro de 2020 14:17
Para: Ana Graziela Alves <ana.graziela@ufc.br>, Maria De Campos Moreira Menezes <maria.menezes@somoseducacao.com.br>
Cc: Biblioteca Universitaria UFC <bu@ufc.br>, Dejanete Felix de Oliveira <dejanete.oliveira@somoseducacao.com.br>, Breno Garcia Moreira Santos <breno.santos@somoseducacao.com.br>

Boa tarde Ana,
Ainda estamos no processo de cadastro perante a CPOM. Tendo mais informagdes sobre isso, avisaremos vocés.

Podemos seguir com o abatimento do ISS feito pela UFC. Pedimos, por gentileza, que nos comuniquem do valor exato a ser pago, para que internamente possamos gerar um crédito que
corresponda a essa quantia.

Abragos,

Amanda Costa
Especialista em Ensino Superior

-
saraiva (31) 99768-8903 WhatsApp

EDUCACAQC www.saraivaeducacao.com.br
Avenida Paulista, 901, 3° andar

Jardim Paulista, Sdo Paulo - SP | 01311-100

De: Ana Graziela Alves <ana.graziela@ufc.br>

Enviada em: segunda-feira, 23 de novembro de 2020 13:42

Para: Maria De Campos Moreira Menezes <maria.menezes@somoseducacao.com.br>

Cc: Biblioteca Universitaria UFC <bu@ufc.br>; Amanda Luisa Cintra Costa <A100711@unopar.br>; Dejanete Felix de Oliveira <dejanete.oliveira@somoseducacao.com.br>
Assunto: Re: URGENTE Pagamento Contratos BDS - UFC

Prezada,
Boa Tarde.

Caso ainda ndo conste o cadastro da Saraiva no CPOM, gostaria de saber se vocés autorizam, referente a nota fiscal 3377 e outras notas futuras, que a UFC realize um abatimento do valor do
ISS internamente (fazendo a devida retengdo do ISS para a Prefeitura) e realizando o pagamento apenas do valor liquido.

Atenciosamente,

Em qua., 18 de nov. de 2020 as 15:31, Maria De Campos Moreira Menezes <maria.menezes@somoseducacao.com.br> escreveu:

Bom dia, Felipe! Tudo bem?

Segue em anexo a NF referente ao periodo de utilizagdo de Margo a Novembro, conforme combinado.

Pego que confiram as informagdes e me confirmem se esta tudo certinho.
Quaisquer duvidas, estou a disposig&o!
Abragos,

Maria Menezes
Coordenadora de Vendas Internas

-
saraiva (31) 98444-6911

EDUCACAQ www.saraivaeducacao.com.br
Avenida Paulista, 901, 3° andar

Jardim Paulista, S&o Paulo - 01311-100

De: Biblioteca Universitaria UFC <bu@ufc.br>

Enviada em: segunda-feira, 16 de novembro de 2020 09:54

Para: Maria De Campos Moreira Menezes <maria.menezes@somoseducacao.com.br>

Cc: Ana Graziela Alves <ana.graziela@ufc.br>; Amanda Luisa Cintra Costa <amanda.costa@somoseducacao.com.br>; Dejanete Felix de Oliveira <dejanete.oliveira@somoseducacao.com.br>
Assunto: Re: URGENTE Pagamento Contratos BDS - UFC

Ola, Maria,
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